
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

    
Landzonetilladelse 

Haderslev kommune har behandlet din ansøgning om terrænregulering på ejendommen Gammel Haderslevvej 1, 
6500 Vojens, matr.nr. 33 Styding, Hammelev.  
 
Da ejendommen er beliggende i landzone og da det ansøgte, i sin helhed ikke er omfattet af undtagelserne i 
planloven, forudsættes dels en afgørelse efter planlovens § 35, stk. 1 dels en afgørelse om at der ikke kræves 
tilladelse. 
 

1 Afgørelse 

Haderslev Kommune træffer hermed i henhold til planlovens § 35, stk. 1 afgørelse om: 
 terrænregulering af tre delområder på adressen Gammel Haderslevvej 1, 6500 Vojens, matr.nr. 33  

Styding 
 
 
1.1 Afslag 
Haderslev Kommune giver hermed i henhold til planlovens § 35, stk. 1 afslag på den oprindelige ansøgning til: 

 terrænregulering område 1 (2950 m3) og område 2 (18275 m3) på adressen Gammel Haderslevvej 1, 6500 
Vojens, matr.nr. 33 Styding, Hammelev. 

 
1.2 Kræver ikke tilladelse 
Haderslev Kommune har vurderet, at det ansøgte når det bliver reduceret til som anført i afsnit 5.3 ikke 
forudsætter landzonetilladelse, da terrænreguleringen ikke vil overstige hvad der kræves landbrugsmæssigt. 
 
 
Denne afgørelse er kun givet i henhold til planloven.  Det ansøgte kan kræve, at der indhentes andre tilladelser 
efter anden lovgivning.  
 
Se eventuelle opmærksomhedspunkter i pkt. 6 
 
 

2 Offentliggørelse og klagemulighed 

Afgørelsen forventes offentliggjort den 23-4-26 på Høringer og afgørelser af Haderslev Kommune - 
www.haderslev.dk/demokrati/hoeringer-og-afgoerelser 
 
Haderslev Kommunes afgørelse kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Planklagenævnet, jf. 
klagevejledning. Klagevejledningen ses i bilag 1. 
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Rettidig klage efter § 58, stk. 1, nr. 1, har opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet. 
Derfor kan afgørelsen først udnyttes, når klagefristen er udløbet, og såfremt der ikke er klaget. Hvis tilladelsen 
bliver påklaget, vil Haderslev Kommune orientere dig herom. 

 
 

3 Redegørelse  

3.1 Beliggenhed 

 
Oversigtskort 
 
3.2 Ansøgning 
3.2.1 Ansøgers oplysninger 
Ansøgning om godkendelse til terrænregulering med ren jord  
Der søges om tilladelse til terrænregulering med ren jord på vandlidende arealer.  
 
Adresse: Gammel Haderslevvej 1, 6100 Haderslev Matrikel nr. 33 Styding, Hammelev  
Ejer: Ramus Rudebeck Martensen Møllesvinget 37 6100 Haderslev  
Ansvarlig for jordtilkørslen og adressat for godkendelsen  
Torben Clausen A/S 
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Ovenstående kort viser at der er arealer på matriklen hvor der ikke er optimale dyrkningsbetingelser på grund af 
at markerne er vandlidende. På grund af klimaforandringerne forventes der stigende nedbørsmængder og for 
også i fremtiden at have optimale dyrkningsbetingelser ønskes der tilført ren jord på de arealer der allerede nu er 
vandlidende.  
Efter terrænreguleringen vil den hidtidige markdrift fortsætte.  
 
Jordmængder  
Jordmængderne er beregnet ud fra arealerne og terrænvariationen ud fra de tilgængelige kotekort hos 
Haderslev Kommunes webbaserede kortsystem.  
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Område 1  
Området er på ca. 3.930 m 2 og der ønskes terrænreguleret op til ca. kote 62,5 m. Med en anslået gennemsnitlig 
lagtykkelse på ca. 0,75 m vil det give en jordmængde på ca. 2.950 m 3 svarende til op til ca. 5.300 ton.  

  
Område 2  
Området er på ca. 12.185 m 2 og der ønskes terrænreguleret op til ca. 62 kote m. Med en anslået gennemsnitlig 
lagtykkelse på ca. 1,5 m vil det give en jordmængde på ca. 18.275 m3 svarende til op til ca. 32.890 ton.  
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Område 3  
Området er på ca. 1.960 m 2 og der ønskes terrænreguleret op til ca. kote 62,5 m. Med en anslået gennemsnitlig 
lagtykkelse på ca. 0,5 m vil det give en jordmængde på ca. 980 m3 svarende til op til ca. 1.760 ton.  

  
 
I alt Den samlede mængde jord der ønskes tilført er ca. 22.205 m3 svarende til ca. 39.950 ton. 
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Miljø- og planforhold  
Her er kun beskrevet de miljøforhold der er relevant for ansøgningen og er således ikke en fuld VVMscreening. 
Skovbyggelinje 

 
Hele matriklen ligger indenfor skovbyggelinjen. Det vurderes ikke at kunne få indflydelse på en godkendelse til 
terrænregulering da der ikke vil ske ændringer i arealanvendelsen eller det visuelle udtryk efter at 
terrænreguleringen er afsluttet.  
 
Grundvand  
 Området ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser – et OSD-område. Det vurderes ikke at have 
nogen betydning da der kun vil blive tilkørt ren jord og desuden ligger det regionale grundvandsspejl i kote 30,5 – 
31,5 m. Alle terrænkoter i området ligger på over kote 60 m.  
 Matriklen ligger udenfor et indvindingsområde til et vandværk 
 
Beskyttede naturtyper 
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Der er 2 beskyttede naturområder på matriklen i form af 2 mindre søer. De vil ikke blive berørt af 
terrænreguleringen 
 
Forholdet til Planloven 
 Der henvises til Planklagenævnet orienterer, PKNO, nr. 4, 2029, hvorfra nedenstående uddrag kommer: 
Planklagenævnet finder, at der i forbindelse med vurderingen af, om forholdet kræver landzonetilladelse, jf. § 35, 
stk. 1, alene kan lægges vægt på, om den ansøgte terrænregulering er nødvendig for at forbedre den 
landbrugsmæssige drift. Terrænregulering, der overstiger, hvad der er nødvendigt for forbedring af den 
landbrugsmæssige drift, anses derimod for deponi, hvilket udgør en ændret anvendelse, som kræver 
landzonetilladelse, jf. § 35, stk. 1. Er der tvivl om, at den landbrugsmæssige drift genoptages efter jordarbejdernes 
afslutning, anses det også for ændret anvendelse. 
 
Tilkørsel og tidshorisont  
Tilkørsel til de 3 områder vil ske fra midlertidige tilkørsler fra Stokkehovedvej. Denne løsning ønskes så der ikke 
bliver behov for en længere kørsel på marken hvis tilkørsel skulle ske fra indkørslen til ejendommen fra Gammel 
Haderslevvej 1, 6100 Haderslev.  
Terrænreguleringen vil blive afsluttet i 2027. 
 
 
3.3 Ejendomsoplysninger 
Ejendommen er en landbrugsejendom, der ligger ca. 1 km vest for motorvejen og 2,5 km nord for Hammelev. 
Området er beskrevet som et småbakket landbrugslandskab med flere skove (bl.a. Styding skov og Sønderskov). 
Vandskellet ligger på ejendommen (dele af denne afvandes mod Vadehavet resten mod Haderslev Dam og 
Fjord). De seks husmandsstæder ved Slethusvej er opført i begyndelsen af 1920’erne. 
 
 
3.4 Planforhold 
Ejendommen er hverken omfattet af en kommuneplanramme i henhold til kommuneplan 2025 eller en lokalplan.  
 
Ejendommen er i Kommuneplan 2025-2o37 omfattet af følgende relevante retningslinjer:   

 3.1.1 Særligt værdifulde landbrugsområder.  
I områder, der er udpeget som særligt værdifulde landbrugsområder, skal landbrugets udviklingsplaner 
og investeringsinteresser vægtes højt. 
 

 3.4.2 Økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og potentielle naturområder.  
I de økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser skal dyr og planters naturlige 
bevægelsesveje styrkes. Her må ændringer i arealanvendelsen, bl.a. etablering af nye, større anlæg, ikke 
i væsentlig grad forringe dyre- og plantelivets spredningsmuligheder. 
 

 7.1.2 Oversvømmelse og erosion. Planlægning af nye byområder, fortætning af eksisterende by, særlige 
tekniske anlæg eller ændret arealanvendelse mv. inden for områder med risiko for oversvømmelse og 
erosion må kun ske under hensyntagen til anvendelse af afværgeforanstaltninger, som sikrer mod 
oversvømmelse eller erosion 
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3.5 Øvrige forhold 
3.5.1 Bygge- og beskyttelseslinjer  

5.1.1.1 Skovbyggelinje (Naturbeskyttelsesloven § 17)  

Ejendommen ligger inden for skovbyggelinjen omkring Sønderskov, men terrænregulering er ikke 
reguleret i naturbeskyttelseslovens § 17  

 

3.5.2 Grund- og drikkevandsinteresser 
Det ansøgte er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser og i nitratfølsomt indvindingsområde. 
 
I forhold til grundvandsinteresserne vil det ansøgte ikke konflikte, da der hverken udlægges nye erhvervsarealer 
eller er tale om virksomhedstyper, der sædvanligvis har oplag af, anvender eller frembringer forurenende stoffer 
eller stofgrupper, der er mobile i forhold til grundvandet.  
 

3.5.3 Fortidsminder 
Der er jf. Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside ”Fund og Fortidsminder” ikke registreret fortidsminder på det 
ansøgte areal eller i de nærmeste omgivelser. 

 
 
Se desuden opmærksomhedspunkt i pkt. 6. 
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3.5.4 Natura 2000-områder 
Ejendommen er ikke beliggende i et område, der er omfattet af Habitatbekendtgørelsen. Afstanden til nærmeste 
Natura 2000-område (Pamhule skov) er minimum tre kilometer. 
Haderslev Kommune har vurderet, at projektet ikke påvirker Natura 2000-området væsentligt, på grund af 
projektets omfang og karakter, samt afstand til Natura 2000-området. 
 

3.5.5 EF-habitatdirektivets bilag IV arter 
Det vurderes, at projektets aktiviteter ikke vil medføre væsentlig negativ påvirkning af levesteder og bestande af 
danske bilag IV-arter. Der foretages ikke ændringer i arealanvendelsen eller etableres anlæg der kan formodes at 
have skadelig virkning, og der forekommer ikke udledninger, som kan antages at ville få væsentlig negativ 
indflydelse, på arter anført på habitatdirektivets bilag IV.  
 

3.5.6 Naturbeskyttelseslovs og museumslov forhold  
Der er to § 3 beskyttede søer på matriklen, som ikke må tilstandsændres, hvorfor ansøger skal holde sig minimum 
10 meter fra søerne for at sikre, at der ikke sker en påvirkning.  
Der er et beskyttet dige mellem matr.nr. 33 og 295. Diget må ikke påvirkes jfr. museumslovens § 29 a. 
 

3.5.7 Dræn 
Grundejer har overtaget ejendommen i 2025 og kunne konstatere at de gamle drænrør var kørt i stykker. De 
gamle ødelagte drænrør blev i 2025 erstattet med nye 

 
Drænkort 
Område 1 afvandes mod Vadehavet, område 2 og 3 mod Haderslev Dam og Fjord. 
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3.5.8 Historiske luftfotos og kort 
Lave målebordskort 

 
 
Topografisk kort 1980-2001 
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Luftfoto 2006 

 
 
Luftfoto 2010 
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Luftfoto 2014 

 
 
Luftfoto 2018 
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Luftfoto 2022 

 
 
 
Luftfoto 2025 

 
Gravefelterne efter drænretablering kan ses 
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Jordartskort 

 
De centrale dele af marken er angivet som DS (sand), resten som ML (moræne ler). 
 
 

4 Naboforhold 

Der er skal ikke foretages naboorientering jfr. § 35 stk. 4, da der ikke gives tilladelse, men alene træffes afgørelse 
om hvor der ikke kræves tilladelse og afslag på resten.  
Haderslev Kommune vurderer, at der heller ikke behøves nabohøring idet afstanden til nærmeste beboelse 
Stokkerhovedvej 7, der ligger på nordsiden af vejen er lidt over hundrede meter. Udsigten berøres ikke. 
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5 Lovgrundlag og kommunens vurdering  

5.1 Planlovens landzonebestemmelser – hovedformål 
Hovedformålet med landzonebestemmelserne er at forhindre spredt bebyggelse i det åbne land og dermed 
sikre en klar grænse mellem by og land. Samtidig skal planloven bidrage til at udvikle landdistrikterne på et 
bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår, bevarelse af dyre- og planteliv og øget økonomisk 
velstand. 

 

I henhold til planlovens § 35 stk. 1 må der i landzone ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages 
udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede 
arealer medmindre det ansøgte er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i § 36 -38, 
 
5.2 Krav om landzonetilladelse 
Haderslev Kommune vurderer, at der er tale om ændret anvendelse og at det ansøgte kræver landzonetilladelse. 
Baggrunden er, at ejendommen ligger i landzone, og at det ansøgte, ikke i sin helhed er omfattet af 
undtagelserne i planlovens § 36 eller 37. 
Konkrete vurdereringer af delområderne sker i næste afsnit. 
 

5.2.1 Lokalplanpligt 
Haderslev Kommune har vurderet – jf. § 35, stk. 2. – at det tilladte på grund af sit indhold, omfang og placering, 
ikke er lokalplanpligtigt. 
 
5.3 Vurdering og begrundelse 
5.3.1 Planklagenæets generelle holdning: 
Hvis et jordareal, der hidtil har været anvendt til landbrugsdrift, ønskes terrænreguleret med henblik på 
forbedring og fortsat landbrugsdrift, er dette ikke i sig selv en ”ændring af anvendelsen”, jf. planlovens § 35, stk. 1. 
Dette gælder navnlig i forbindelse med udjævning af vandlidende lavninger og visse skråninger. Er 
terrænreguleringen nødvendig for forbedringen af den landbrugsmæssige drift, er forholdet således umiddelbart 
tilladt og kræver ikke landzonetilladelse. 
Terrænregulering, der overstiger, hvad der er nødvendigt for forbedring af den landbrugsmæssige drift, anses 
derimod for en ændret anvendelse til opbevaring af overskudsjord i relation til landzonereglerne, hvilket udgør en 
ændret anvendelse, som kræver landzonetilladelse, jf. § 35, stk. 1. 
Er der tvivl om, at den landbrugsmæssige drift genoptages efter jordarbejdernes afslutning, anses det også for 
ændret anvendelse. 
 
I en sag, hvor der er tvivl om, hvorvidt en terrænregulering overstiger, hvad der er nødvendigt for forbedring af 
den landbrugsmæssige drift, skal ejeren sandsynliggøre over for kommunen, at dette ikke er tilfældet 
 
Ejeren kan f.eks. sandsynliggøre behovet for et konkret projekt ved at have foretaget konkrete beregninger 
(nivellement) af størrelsen af den aktuelle lunke/lavning og den nødvendige jordmængde der skal til for at kunne 
opnå en almindelig landbrugsmæssig dræning. 
Ved kommunens bedømmelse af, om terrænreguleringen overstiger, hvad der er nødvendigt for den 
landbrugsmæssige drift, skal kommunen foretage en konkret vurdering, der tager udgangspunkt i den konkrete 
ejendoms aktuelle beskaffenhed i henseende til dyrkning af afgrøder.  
 
Det er i den samlede bedømmelse sagligt at lægge vægt på den ansøgte mængde jord, ændringer af 
aktuelle terrænhøjder og varigheden af jordarbejdet. Der kan imidlertid ikke opstilles faste kriterier for f.eks. 
mængden af jord i forhold til arealet, tykkelsen af det lag, som påkøres på, eller varigheden af arbejdet. 
Planklagenævnet finder, at der ikke af planloven kan udledes et krav om etablering, renovering eller oprensning 
af dræn, før en terrænregulering kan anses for nødvendig for landbrugsdriften 
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5.3.2 Fælles vurdering 
Haderslev Kommune har ved denne afgørelse lagt vægt på følgende: 
Der er tale om en mark, der har kunnet dyrkes. Derfor meddeles der afslag på det ansøgte, idet det supplerende 
formål er at finde et areal hvor virksomheden Torben Clausen kan deponere jord. 
 
Ved at reducere de områder, der kan opfyldes, vurderer Haderslev Kommune at betingelserne for at der kan 
træffes en afgørelse om at der ikke kræves tilladelse er tilstede. 
De reducerede områder omfang er angivet i bilag 1. 
 

5.3.3 Delområde 1 
Ved gennemgang af luftfotos (afsnit 3.5.9) kan det konstateres at der gennem årene har været vekslende brug af 
området. I de sidste år er der ikke kørespor. 
 
Området under kote 61,5 er vandfyldt. Det beskyttede dige er vist ca. 6 m fra det område, hvor opfyldet begynder. 
 

 
Området er ca. 0,22 ha. 
 

5.3.4 Delområde 2 
 

 
 
Ved gennemgang af luftfotos (afsnit 3.5.9) kan det konstateres at der i årene 2006, 2010 og 2018 er tydelig våde 
områder. Ved at øge terrænkoten til ca. 62.25 vil disse områder kunne dyrkes. 
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Området er ca. 0,14 ha 
 

5.3.5 Delområde 3 
Vurdering som delområde 2. 

 
Området er ca. 0,11 ha 
 

5.3.6 Proces 
Udkast til afgørelsen har været til kommentering hos ansøger. Der er ikke kommet bemærkninger 
 

5.3.7 Konklusion 
På baggrund af ovenstående vurderer Haderslev Kommune, at der ikke tilladelse efter planlovens § 35 til det 
anførte reducerede projekt som afgrænset i bilag 1. 
 

6 Andre tilladelser og opmærksomhedspunkter 

 Det ansøgte kan kræve, at du indhenter andre tilladelser efter anden lovgivning.  
 Hvis der under arbejdet dukker fortidsminder op, skal arbejdet straks standses og Haderslev Museum 

skal kontaktes. Efter museumslovens § 25 kan den, der udfører et jordarbejde forud for igangsætningen 
anmode museet om en udtalelse om, hvorvidt arbejdet indebærer en risiko for ødelæggelse af 
fortidsminder. 

 Hvis der under jordarbejdet konstateres en forurening, skal du stoppe arbejdet og kontakte Teknik og 
Klima på telefon: 74 34 34 34. 

Venlig hilsen 

Søren-Peter Andersen 
Planlægger 
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Underretning 

Kopi af afgørelsen til: 

Danmarks Naturfredningsforening 
Dansk Ornitologisk Forening 
Friluftsrådet  
Dansk Fritidsfiskerforbund 
Provas 
Ejer: Ramus Rudebeck Martensen Møllesvinget 37 6100 Haderslev  
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Bilag 1 Afgrænsninger 

 
Område 1 2168 m2 
POLYGON((525372.1949905442 6124896.131865577,525382.8357702064 6124877.005400868,525398.5948995794 
6124871.482970917,525410.4672522409 6124868.92069721,525422.4624242273 
6124870.212484963,525431.5049384938 6124866.890745029,525442.5774049428 
6124875.564177081,525451.066295887 6124882.20765695,525449.4054259197 
6124886.452102422,525444.9764393402 6124891.619253431,525435.749383966 
6124894.202828936,525426.7068696993 6124899.369979945,525389.7051342921 
6124907.850192547,525368.3918797348 6124907.1207064595,525372.1949905442 6124896.131865577)) 
 
Område 2 1429 m2 
POLYGON((525681.950100263 6125057.8923703395,525698.1737735495 6125064.772029265,525712.8572246885 
6125076.991124968,525726.1031351566 6125080.790339598,525732.6747496523 
6125077.7098953035,525733.9069273702 6125069.187332754,525726.821905492 
6125057.173600004,525720.7636983787 6125049.36980779,525707.8258323402 
6125041.874060006,525694.990647778 6125035.918534369,525682.6688705985 
6125037.253393563,525675.5838487202 6125047.932267119,525677.2267523442 
6125054.298518662,525681.950100263 6125057.8923703395)) 
 
Område 3 1126 m2 
POLYGON ((525716.7279043588 6124982.321180528,525730.1546694437 6124990.2256470695,525748.3457705267 
6124983.620544891,525750.0782563442 6124969.868938715,525740.3330236211 
6124952.7606412675,525726.7979781725 6124949.728791088,525713.4794934511 
6124960.773388173,525710.8807647249 6124972.900788896,525716.7279043588 6124982.321180528)) 
 
Selv om koordinaterne er angivet med 10 decimalers nøjagtighed er måleusikkerheden 1 m. 
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Bilag 2 Klagevejledning 

Lov om planlægning 
Afgørelser truffet i henhold til § 35, stk. 1 i lov om planlægning, (jf. lovbekendtgørelse nr. 223 af 01.03.2024 med 
senere ændringer) kan påklages til Planklagenævnet, jf. § 58, stk. 1 nr. 1. 
 
Klageberettigede efter § 58 er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. § 59, stk. 
1. Klageberettigede er endvidere jf. 59, stk. 2, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål 
har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, 
på betingelse af: 
 
at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og 
at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer. 
 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til her: www.naevneneshus.dk.  
Du logger på ligesom du plejer. Typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der 
har truffet afgørelsen. 
 
En klage skal være indgivet inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, 
regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. I tilfælde, hvor en afgørelse træffes indirekte og således ikke 
meddeles eller offentliggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørelsen. Hvis 
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Dette følger af 
bekendtgørelse nr. 130 af 28. januar 2017 §2 om udnyttelse af tilladelser, frist for indgivelse af klage, mv. 
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et 
gebyr på 900 kr. (privatperson) eller 1800 kr. (for virksomheder og organisationer). Du betaler gebyret med 
betalingskort i Klageportalen. Et indbetalt gebyr tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i 
klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 
ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence. 
 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er 
særlige grunde til det. Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre 
du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, 
skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at 
bruge klageportalen. Se betingelser for at blive fritaget her.  
 
Planklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 
 
Hvis du ønsker kommunens eller klagemyndighedens afgørelse prøvet ved domstolene, skal du anlægge sag 
inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. For afgørelser, der er offentligt bekendtgjort, regnes 
søgsmålsfristen fra bekendtgørelsen, jf. § 62 i Lov om planlægning. 
 
Der henvises i øvrigt til Planklagenævnet hjemmeside https://naevneneshus.dk/ 
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Bilag 3 Uddrag af relevant lovgivning 

Planloven - Lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 223 af 01.03.2024 med senere 
rettelser. 
 
§ 1  Loven skal sikre en sammenhængende planlægning, der forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen, 

medvirker til at værne om landets natur og miljø og skaber gode rammer for vækst og udvikling i hele landet, så 
samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår, bevarelse af dyre- 
og planteliv og øget økonomisk velstand. 
 

 Stk. 2.  Loven tilsigter særlig, 
1) at der ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering sker en hensigtsmæssig udvikling i hele 
landet og i de enkelte kommuner og lokalsamfund,   
2) at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber,   
3) at skabe gode rammer for erhvervsudvikling og vækst,  
4) at de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig naturværdi og landskabelig værdi,   
5) at biodiversiteten understøttes, og at forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges,  
6) at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet, og  
7) at alsidighed i boligsammensætningen fremmes gennem mulighed for planlægning for almene boliger i byerne. 

 
§ 35. I landzoner må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske 

ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. dog §§ 5 u og 36-38. Ved 
kommunalbestyrelsens tilladelse efter 1. pkt. kan der lægges særlig vægt på kommuneplanens retningslinjer for 
omdannelseslandsbyer, jf. § 11 a, stk. 1, nr. 24. Ved kommunalbestyrelsens tilladelse efter 1. pkt. kan der endvidere 
lægges særlig vægt på en øudviklingsplan, jf. § 5 b, stk. 10. 

 
Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 til udstykning, bebyggelse eller ændret anvendelse, som er omfattet af reglen om lokalplanpligt i § 

13, stk. 2, kan først meddeles, når de fornødne bestemmelser i kommuneplanen er endeligt vedtaget og den fornødne 
lokalplan er offentligt bekendtgjort. 

 
Stk. 3. For arealer i kystnærhedszonen uden for udviklingsområder, jf. § 5 a, må tilladelse efter stk. 1 kun meddeles, hvis det 

ansøgte har helt underordnet betydning i forhold til de nationale planlægningsinteresser i kystområderne, jf. dog §§ 4 
a og 5. 

 
Stk. 4. Tilladelser efter stk. 1 kan først meddeles, når der er forløbet 2 uger efter, at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig 

orientering om ansøgningen til naboerne til den omhandlede ejendom. 
 
Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 4 gælder ikke, hvis det ansøgte efter kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning for 

naboerne. 
 
Stk. 6. Ansøgeren skal have skriftlig meddelelse om afgørelser efter stk. 1. 
 
Stk. 7. En afgørelse efter stk. 1 skal indeholde oplysning om kredsen af klageberettigede efter § 59 og om regler for indgivelse 

og behandling af klage. 
 
Stk. 8. Tilladelser efter stk. 1 skal offentliggøres. Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt. Offentliggørelse kan dog 

undlades, hvis tilladelsen er i overensstemmelse med en offentligt bekendtgjort lokalplan. 
 
Stk. 9. Offentliggørelsen af en tilladelse efter stk. 1 skal indeholde oplysning om kredsen af klageberettigede efter § 59 og om 

regler for indgivelse og behandling af klage. 
 
Stk. 10. Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse efter stk. 1 til etablering af flere boligenheder i eksisterende bygninger i 

landzone, som er egnede hertil. Det er en forudsætning, at boligenhederne indrettes uden væsentlig om- eller 
tilbygning. De nye boligenheder er ikke omfattet af retten til at udvide til 500 m2 efter § 36, stk. 1, nr. 10, og kan ikke 
overgå til anvendelse til fritidsboliger efter § 36, stk. 1, nr. 11. 

 
Stk. 11. Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse efter stk. 1 til etablering af op til otte glampingenheder i form af 

luksustelte el.lign. samt trætophytter, der placeres samlet og i nærheden af eksisterende bebyggelse ved en 
veletableret, større turistattraktion eller en veletableret, større virksomhed med væsentlige besøgsaktiviteter, som 
ikke allerede omfatter udlejning af hus eller husrum til overnattende gæster. Tilladelsen tidsbegrænses til maksimalt 5 
år. 

 
Stk. 12. Kommunalbestyrelsen kan under hensyn til den overordnede samfundsmæssige interesse i at sikre mobildækning i 

hele landet meddele tilladelse efter stk. 1 til opstilling af en mast til radiokommunikationsformål med tilhørende anlæg 
i neutrale farver, medmindre væsentlige hensyn til landskab, natur, miljø eller naboer taler afgørende imod 
placeringen. 

 
§ 35 a. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele tilladelse efter § 35 til udvidelse eller ændring af eksisterende 

vognmandsvirksomheder, der før den 15. juni 2017 har ligget på stedet i en længere årrække. 
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§ 36. Tilladelse efter § 35, stk. 1, kræves ikke til: 
 
1) Udstykning efter § 10, stk. 1 og 3, i lov om landbrugsejendomme, til samdrift med en bestående landbrugsejendom. 
2) Udstykning af en skovejendom efter § 6, stk. 1, nr. 6 og 7, i lov om landbrugsejendomme. 
3) Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af den pågældende landbrugsejendom, landbrugsbedrift, bortset 

fra husdyranlæg, eller skovbrugsejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet, jf. dog stk. 2. 
4) Mindre byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af eksisterende dambrug på en landbrugsejendom. 
5) Ibrugtagen af bebyggelse eller arealer til landbrug eller skovbrug eller til brug for udøvelse af fiskerierhvervet. 
6) Udstykning, byggeri eller ændret anvendelse i det omfang, dette er påbudt i en afgørelse efter §§ 19 d-19 f eller bestemt i 

en fredning efter lov om naturbeskyttelse eller udtrykkeligt er tilladt i en lokalplan, der er tilvejebragt efter reglerne i 
denne lov. 

7) Indvinding af råstoffer i jorden. 
8) Opførelse af garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende bygninger på højst 50 m2, når disse opføres i tilknytning til 

enfamiliehuse eller sommerhuse og byggeriet ikke medfører oprettelse af en ny bolig. 
9) Byggeri, der i bygningsreglement er fritaget for krav om byggetilladelse, og som etableres til brug for offentlige trafik-, 

forsynings- eller varslingsanlæg eller radio- og tv-modtagelse. 
10) Til- og ombygning af helårshus, hvorved husets samlede bruttoetageareal ikke overstiger 500 m2, jf. dog stk. 7. 
11) Helårsboligs overgang til anvendelse som fritidsbolig. 
12) Genoptagelse af helårsbeboelse af boliger, som midlertidigt har været anvendt til fritidsformål i henhold til en tilladelse i 

medfør af § 41 a eller et af kommunalbestyrelsen meddelt samtykke i medfør af lov om midlertidig regulering af 
boligforholdene. 

13) Udstykning, der foretages på grundlag af en erhvervelse efter lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast 
ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven) til et regionalt jordkøbsnævns formål. 

14) Opførelse eller indretning i eksisterende bebyggelse af en bolig på en landbrugsejendom, hvis areal overstiger 30 ha, når 
den nye bolig skal benyttes i forbindelse med et generationsskifte eller til en medhjælper. 

15) Tilbygning med indtil 500 m2 på en ejendom, jf. stk. 4 og § 37, stk. 1, til udvidelse af en mindre erhvervsvirksomhed i det 
åbne land, som lovligt er etableret i en tidligere landbrugsbygning. 

16) Tilbygning til en mindre butik i landzone, der er etableret i en overflødiggjort bygning, når butikkens samlede 
bruttoetageareal efter udvidelsen ikke overstiger 250 m2, jf. stk. 5. 

17) Antennesystemer til radiokommunikation i elektroniske kommunikationsnet med tilhørende frekvens- eller kabelbaseret 
teleinfrastruktur i neutrale farver, som opsættes på eksisterende master, siloer eller høje skorstene m.v., når 
bebyggelsens højde ikke dermed forøges. 

18) En pensionists personlige ret til at benytte en fritidsbolig, herunder en lokalplanlagt fritidsbolig, til helårsbeboelse, når 
pensionisten har ejet ejendommen i 1 år, jf. dog stk. 8-11. 

19) Teknikskabe eller teknikhuse i neutrale farver med en grundplan på maksimalt 2 m2 og en højde på maksimalt 3 m til brug 
for de antenner, der er nævnt i nr. 17, og som opsættes på eller umiddelbart ved masten, siloen eller skorstenen m.v. 

20) Tilbygning med indtil 500 m2 på en ejendom til udvidelse af en erhvervsvirksomhed i landzone, som lovligt er etableret i 
en overflødiggjort bygning, jf. dog stk. 5 og § 37, stk. 2. 

21) Trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde og udstyr hertil, der opsættes på fysisk infrastruktur eller på arealer, 
medmindre kommuneplanen indeholder retningslinjer om, at den fysiske infrastruktur eller arealet har en 
arkitektonisk, historisk eller naturmæssig værdi, eller der er hensyn til den offentlige sikkerhed, eller medmindre de 
samme værdier og hensyn fremgår af bekendtgørelser udstedt i medfør af loven. Trådløse adgangspunkter med lille 
rækkevidde og fysisk infrastruktur forstås i overensstemmelse med definitionerne i lov om etablering og fælles 
udnyttelse af master til radiokommunikationsformål og udnyttelse af infrastruktur til opsætning af trådløse 
adgangspunkter med lille rækkevidde m.v. 

 
Stk. 2. Der kræves dog tilladelse efter § 35, stk. 1, for så vidt angår beliggenheden og udformningen af bygninger som 

omhandlet i stk. 1, nr. 3 og 14, der opføres uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. Nye 
beboelsesbygninger omfattet af stk. 1, nr. 3, kan etableres op til 50 m væk fra eksisterende bebyggelse. Det skal dog 
ske ud fra kommunalbestyrelsens konkrete vurdering, således at afstanden har en passende proportionalitet med 
bebyggelsernes størrelse. For så vidt angår gyllebeholdere, skal der meddeles tilladelse til en af hensyn til 
markdriften ønsket placering, medmindre væsentlige hensyn til landskab, natur og miljø samt naboer afgørende taler 
imod placeringen. En tilladelse skal være betinget af, at gyllebeholderen afskærmes med beplantning, og at 
gyllebeholderen skal fjernes, når den ikke længere er nødvendig for driften. 

 
Stk. 3. Der kan kun i særlige tilfælde meddeles tilladelse efter § 35, stk. 1, til frastykning af en bolig, der er opført på en 

landbrugsejendom i henhold til bestemmelsen i stk. 1, nr. 14. 
 
Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 14 og 15, gælder ikke inden for klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen efter 

naturbeskyttelsesloven. 
 
Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 16 og 20, gælder ikke inden for klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen efter 

naturbeskyttelsesloven og i kystnærhedszonen uden for udviklingsområder. 
 
Stk. 6. Stk. 1 finder ikke anvendelse på campinghytter. 
 
Stk. 7. Medmindre kommunalbestyrelsen ved samtykket bestemmer andet, finder stk. 1, nr. 10, ikke anvendelse på boliger, 

hvor anvendelsen på grundlag af en tilladelse i medfør af § 41 a eller et meddelt samtykke efter lov om midlertidig 
regulering af boligforholdene kan veksle mellem helårsbeboelse og fritidsbeboelse. 

 
Stk. 8. Ved pensionist efter stk. 1, nr. 18, forstås den i § 41, stk. 2, omhandlede personkreds. 
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Stk. 12. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 18, gælder ikke inden for støjkonsekvensområder omkring lufthavne reguleret efter denne 

lov, sikkerhedszoner omkring risikovirksomheder og forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner. Hvis 
kommunalbestyrelsen meddeler en pensionist en personlig tilladelse efter § 35, stk. 1, til at benytte en fritidsbolig til 
helårsbeboelse inden for områderne nævnt i 1. pkt., kan fastsatte vilkår for virksomheder i regler eller afgørelser efter 
miljøbeskyttelsesloven ikke skærpes som følge af denne benyttelse af boligen. 

 
§ 37. Bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom, kan uden tilladelse efter § 35, stk. 1, 

tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål og en 
bolig, jf. dog stk. 4 og 6, samt lager- og kontorformål m.v. på betingelse af: 

 
1) at virksomheden eller boligen etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang, 
2) at bygningerne ikke er opført inden for de seneste 5 år, og 
3) at byggeriet ikke er opført uden landzonetilladelse i henhold til § 36, stk. 1, nr. 3, som erhvervsmæssigt nødvendigt for en 

bedrift. 
 
Stk. 2. Andre overflødiggjorte bygninger end de i stk. 1 nævnte kan uden tilladelse efter § 35, stk. 1, tages i brug til håndværks- 

og industrivirksomhed, mindre butikker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål og en bolig, jf. dog stk. 4 og 6, 
samt lager- og kontorformål m.v., hvis 

 
1) virksomheden eller boligen etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang, 
2) bygningen ikke er opført inden for de seneste 5 år og 
3) bygningen ikke er beliggende inden for klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen eller i kystnærhedszonen uden for 

udviklingsområder. 
 
Stk. 3. I tilknytning til de bygninger, der er nævnt i stk. 1, kan der endvidere etableres et mindre ikke skæmmende oplag efter 

kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse. 
 
Stk. 4. Er der flere tidligere bygninger på en ejendom, kan der kun etableres en bolig efter stk. 1 og 2 i én af disse bygninger. 
 
Stk. 5. Der kan ikke efter stk. 1 og 2 indrettes mindre butikker og en bolig i overflødiggjorte bygninger, der er beliggende inden 

for klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen. 
 
Stk. 6. Der kræves dog tilladelse efter § 35, stk. 1, til ændret anvendelse af bygninger som omhandlet i stk. 1 og 2 i følgende 

områder: 
 
1) Statsligt og kommunalt udpegede støjkonsekvensområder omkring flyvepladser godkendt efter luftfartslovens § 55, 

lægehelikopterflyvepladser, militære flyvepladser, forsvarets skydebaner, forsvarets øvelsespladser og skyde- og 
øvelsesterræner og vindmøller og 

2) de af kommunalbestyrelsen udpegede konsekvensområder omkring tekniske anlæg, vindmøller og støjende fritidsanlæg 
m.v., jf. § 11 a, stk. 1, nr. 30. 

 
§ 38. Anvendelse af bygninger til den virksomhed, der er nævnt i § 37, må kun ske efter forudgående anmeldelse til 

kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal påse, om betingelserne efter § 37 er opfyldt. Såfremt 
kommunalbestyrelsen ikke har gjort indsigelse inden 2 uger fra den dag, anmeldelsen er modtaget, kan bygningerne 
tages i brug. 

 
Stk. 2. Opførelse af byggeri i henhold til § 36, stk. 1, nr. 3 og 4, må kun ske efter forudgående anmeldelse til 

kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal påse, om betingelserne efter § 36, stk. 1, nr. 3, er opfyldt, og 
vurdere, om byggeriet opføres som erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift eller for den 
landbrugsbedrift, som består af den pågældende ejendom og andre ejendomme og arealer. Har 
kommunalbestyrelsen ikke gjort indsigelse inden 2 uger fra den dag, anmeldelsen er modtaget, kan byggeriet 
opføres. For de byggerier, der er nævnt i § 36, stk. 1, nr. 4, er fristen for kommunalbestyrelsens indsigelse dog 45 dage. 

 
§ 56 
 Stk. 2. En tilladelse efter § 35, stk. 1, bortfalder, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilladelsen, hvis den ikke er 

udnyttet, inden 5 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 5 på hinanden følgende år, jf. dog § 4 a, stk. 
8, og § 5, stk. 3. 

 Stk. 3 Kommunalbestyrelsen kan i tilladelser efter § 35, stk. 1, fastsætte en længere frist end 5 år, dog maksimalt 10 år, til 
genopførelse af en bolig, såfremt der samtidig stilles krav om nedrivning af den hidtidige bolig. 

 
§ 58 Til Planklagenævnet kan påklages: 

 1) Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 35, stk. 1, jf. dog § 4 a, stk. 4, og § 5, stk. 4. 
 3) Kommunalbestyrelsens afgørelser om andre forhold, der er omfattet af denne lov og regler udstedt i medfør af 

loven, for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. dog stk. 2. 
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Naturbeskyttelsesloven – Lov om naturbeskyttelse, jf. lov Bek. nr.  1392 af 04/10/2022 
 
§ 15 KYST 

Der må ikke foretages ændring i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden 
og strandbeskyttelseslinjen, jf. stk. 2. Der må f.eks. ikke placeres bebyggelse, ske beplantning eller terrænændringer, 
etableres hegn eller placeres campingvogne og lign., og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller 
arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel 

 
§ 16 SØER OG VANDLØB 

Der må ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet 
inden for en afstand af 150 m fra søer med en vandflade på mindst 3 ha og de vandløb, der er registreret med en 
beskyttelseslinje i henhold til den tidligere lovgivning. 

 
 Stk. 3.  I lovligt etablerede haver, jf. § 8 a, stk. 2, og § 15 a, stk. 4, kan der uanset forbuddet i stk. 1 placeres mindre bygninger, 

anlæg og installationer i tilknytning til boligen og højst 15 m fra denne, som en terrasse etableret i niveau med og i 
sammenhæng med beboelsen, et gyngestativ, højbede og en sandkasse og andre legeredskaber samt et mindre skur 
på op til 10 m², medmindre der allerede lovligt er opført et skur i haven. På tilsvarende måde kan opføres et mindre 
drivhus på op til 10 m² i forbindelse med helårsboliger. 

 
§ 17 SKOV 

Der må ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en afstand af 300 m fra skove. For privatejede 
skove gælder dette kun, hvis arealet udgør mindst 20 ha sammenhængende skov. 

 
 Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for: 
 
 4) byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugs- eller  

    skovbrugsejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet, og som opføres i tilknytning til ejendommens hidtidige  
    bebyggelsesarealer, 

 
 5) bebyggelse, campingvogne og lign. i landzone, hvortil der er meddelt tilladelse efter § 35, stk. 1, i lov om 

    planlægning, 
 

 6) bebyggelse, campingvogne og lign. i landzone, der er omfattet af undtagelserne fra kravet om tilladelse efter § 36, 
      stk. 1, jf. § 36, stk. 2, i lov om planlægning, jf. dog stk. 4, 
 
 Stk. 4. De i stk. 2, nr. 6, nævnte undtagelser fra forbuddet i stk. 1 gælder ikke for følgende bebyggelser, uanset at de nævnte 

bebyggelser er undtaget fra krav om landzonetilladelse efter § 36 i lov om planlægning: 
 
 1) Det i § 36, stk. 1, nr. 3, i lov om planlægning nævnte byggeri til landbrugs- og skovbrugsejendomme og  

    fiskerierhvervet, jf. dog stk. 2, nr. 4, 
 
 2) mindre byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af eksisterende dambrug på en landbrugsejendom, 
 
 3) opførelse eller indretning i eksisterende bebyggelse af en bolig på en landbrugsejendom, hvis areal overstiger  

    30 ha, når den nye bolig skal benyttes i forbindelse med et generationsskifte eller til en medhjælper, og 
 
 4) tilbygning til en mindre butik i landzone, der er etableret i en overflødiggjort bygning, når butikkens samlede  

    bruttoetageareal efter udvidelsen ikke overstiger 250 m2. 
 
§ 18 FORTIDSMINDER 

Der må ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter 
bestemmelserne i museumsloven. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende. 

 
§ 19 KIRKER 

Der må ikke opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m inden for en afstand af 300 m fra en kirke, medmindre 
kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. 

 
§ 65 
 Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 3, stk. 1-3, og § 18, stk.1. Miljø- og 

fødevareministeren kan bestemme, at kommunalbestyrelsen skal indhente en udtalelse fra ministeren, før der træffes 
afgørelse vedrørende § 18, stk. 1. 
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Databeskyttelsesloven - Rettigheder efter Lov om behandling af personoplysninger (lov nr. 502 af 23. maj 2018 med 

senere ændringer) - også kaldet Databeskyttelsesloven 

 

Databeskyttelsesloven giver borgere nogle rettigheder i forhold til de oplysninger, Haderslev Kommune indsamler om dig og din 

ejendom, og som kommunen behandler på edb eller i manuelle registre. 

 

Indsamling og registrering af oplysninger 
Kommunen har ret til at indhente oplysninger i forbindelse med de sager, som skal behandles af kommunen. 

 

I kommunens sagsdokumentsystem registreres oplysninger, som omfatter adresse, matr.nr. og sagsindhold, herunder 

sagsparter. 

 

Videregivelse af oplysninger 
De oplysninger, kommunen indsamler, kan blive udvekslet mellem region, nabokommuner og styrelser i det omfang, data skal 

anvendes ved flere myndigheders administration efter Planloven. 

 

Ved aktindsigt kan der blive udleveret oplysninger fra registeret. 

 

Oplysninger kan også videregives til statistiske eller forsikringsmæssige formål. 

 

Oplysningerne kan, eller er, eller vil blive gjort offentlig tilgængelige på Haderslev Kommunes hjemmeside og Planinfo.dk. 

 

Indsigt i oplysninger 
Borgere kan henvende sig til kommunen og få oplyst, om Haderslev Kommune behandler oplysninger om dem og i så fald, 

hvilke oplysninger der anvendes, hvad formålet er, hvor oplysningerne stammer fra, og hvem der modtager oplysningerne. 

 

Ret til at gøre indsigelse over for behandling af oplysninger 
Hvis man opdager, at der er fejl i de oplysninger, kommunen behandler, eller hvis oplysningerne er vildledende, kan man gøre 

opmærksom på det. Haderslev Kommune kan så rette oplysningerne. 

 

Klage over Haderslev Kommunes behandling af oplysninger 
Hvis man mener, at kommunen ikke har tilgodeset ens rettigheder efter Persondataloven, eller hvis man i øvrigt vil vide mere 

om rettigheder efter loven, kan henvendelse ske til Haderslev Kommune, Christian X’s Gade 39, 6100 Haderslev, tlf. 74 34 34 34. 

 

Klager over kommunens behandling af oplysninger om ejendomme skal ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København 

K. 

 


